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» Rosimeiry Ramos

De; "Georgia Glaser" <gglaser@ms-seg.com.br> _
Para: "Rosimeiry Ramos" <rosi.ramos@vertconseguros.com.br> %
Cc: <vertcon@uol.com.br>; "Edson da Silva Vilela" <esvilela@ms-seg.com.br> e -
Enviada em; quarta-feira, 17 de maio de 2006 09:19
Assunto: SINISTRO 1074/2005 - MARIA LUIZA SARTOR! - SIND CATANDUVA
Rosi, bom dial

Com relacio ao processo em referéncia informamos que estamos providenciando o pagamento do sinistro, totalizando
R$ 7.000,00, a favor de Maria Luiza Sartori. Previsdo de pagamento para 19/05/2006.

Ati,

Georgia Glaser

Analista Sinistro Vida

Mitsui Sumitomo Seguros

Fone: (11) 3177-5848

Fax: (11) 6845-2215

e-mail: gglaser@ms-seg.com.br

DISCLAIMER: This e-mail message is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain certain confidential
and privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the
intended recipient, please contact the sender by e-mail and destroy all copies of the original message MITSUI
SUMITOMO SEGUROS all rights reserved.

Esta mensagem ¢ de uso exclusivo dos destinatarios pretendidosSO PRSI RYOriR-3RRYBARIMAR LI NN ATas.




S#o Paulo, 11 de maio de 2006

ITSUI SUMITOMO SEGUROS
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T. DEPTQ. DE SINISTRO VIDA.
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STIPULANTE: 19301891 - VERTCON CLUBE DE SEGUROS

ZRCT-2002-Tep-TT- T Q3N 04STULS TERTH
ool

SIN N° 1074/05 MARIA LUIZA SARTORL

i

Segue anexo documentos abaixo relacionados para analise do referido sinistro:

J— ———— e~ ———— - - [

O Autorizagio de Pagamento ;

0 Copia de Comprovante de Residéncia.

Sendo o que tinhamos para o momento, ficamos no aguardo de vossas providéncias.

Atenciosamenge,

|
i
SUB. ESTIPULANTE N.° 1970 — SIND. DOS FUN SERV PUB MUN DE CATANDUVA
Ger. Sinistko Vida




EU_uaria Iiniza Sartnri PORTADOR(ORA)DORGND 13, 216.,407.8

E,CFF N 019,762 ,318-25 NA QUALIDADE DE FAVORECIDO (A) /BENERICIARIC (A) DO
. SK., (g). Maria luiza sartori . . REFERENTE A INDENIZACAQ, DO
.-SEGUR.ODE VIDA, NA COBERTURA DE: ( 1.P.D. )} APOLICE N°, 91,000 00045,

AUTDRIZO A SEGURADORA MITSUI SUMITOMO SEGUROS $/A A EFETUAR O RESPECTIVO

PAGAMENTQ/ CREDITO, DE ACORDO COM A FORMA ABATIXO INDICADA:

- énﬂnrro EM CONTA CORRENTE

) ﬁNOMEDOBANCG— Banespa (033)

" N DO BANCO 033 033 NeAGENCIA_0003 ; Nepi C/CORRENTE O1.007458-8

2- CREDITO EM CONTA POUPANCA
NDI\IE DO BANCO =

N" no BANCO N° AGENCIA /__N°DA C/POUPANCA

DECLARO QUE, A CONTA ACTMA MENCIONADA E DE MINHA TITULARIDARE, UMA YEZ EFETUADO
0 PAGAMENTO / CREDYTG DO VALOR DA INDENIZACAO DO SINISTRO DE ACORDO COM AS
INFORMACOES ACIMA DESCRITAS, RECONHECO O RECEBIMENTO E DOU COMO QUITABC O
VALOR DA REFERTDA INDENIZACAO CONFORME APOLICE VIGENTE.

Catanduva (SP), 10 de Maio de 2006.
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